
De : licitacao <licitacao@hortolandia.sp.gov.br>
Assunto : Re: Solicitação de Esclarecimento - DISPENSA

ELETRÔNICA Nº 51/2025
Para : filipe palmeira

<filipe.palmeira@mbmseguros.com.br>
Cc : July Ane Vilella <julyvilella@hortolandia.sp.gov.br>

Zimbra julyvilella@hortolandia.sp.gov.br

Re: Solicitação de Esclarecimento - DISPENSA ELETRÔNICA Nº 51/2025

Qua, 16 de abr de 2025 10:42

Bom dia,,

Valor total para 12 meses.

Atenciosamente,

PREFEITURA DE HORTOLÂNDIA
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS
FONE: (19) 3965-1400 - RAMAL: 6923

De: "filipe palmeira" <filipe.palmeira@mbmseguros.com.br>
Para: "Licitacao" <licitacao@hortolandia.sp.gov.br>
Cc: "July Ane Vilella" <julyvilella@hortolandia.sp.gov.br>
Enviadas: Terça-feira, 15 de abril de 2025 12:31:32
Assunto: RE: Solicitação de Esclarecimento - DISPENSA ELETRÔNICA Nº 51/2025

Prezados, boa tarde.

Agradeço pelo pronto retorno.

Para melhor compreensão da solicitação, gostaria de confirmar uma informação: o valor estimado de R$
85,74 para 145 vidas, totalizando R$ 12.432,30, refere-se a um valor mensal ou anual?

Fico no aguardo do esclarecimento.

Atenciosamente,

Filipe Perry Palmeira
ATUARIAL - GESTÃO DE APÓLICES

Telefone: 51 3216-2500
Ramal: 2636
E-mail:
filipe.palmeira@mbmseguros.com.br
Site: www.mbmseguros.com.br
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E-MAIL EXTERNO.

De: licitacao
Enviadas: Terça-feira, 15 de Abril de 2025 12:24
Para: Filipe Perry Palmeira
Cc: julyvilella@hortolandia.sp.gov.br
Assunto: Re: Solicitação de Esclarecimento - DISPENSA ELETRÔNICA Nº 51/2025

Boa tarde,

Segue resposta da Secretaria requisitante abaixo.

Atenciosamente,

PREFEITURA DE HORTOLÂNDIA
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS
FONE: (19) 3965-1400 - RAMAL: 6923

De: "FelizioMoura" <feliziomoura@hortolandia.sp.gov.br>
Para: "Licitacao" <licitacao@hortolandia.sp.gov.br>
Enviadas: Terça-feira, 15 de abril de 2025 11:36:12
Assunto: Re: Solicitação de Esclarecimento - DISPENSA ELETRÔNICA Nº 51/2025

Bom dia!

Cobertura mínima exigida é de R$ 100.000,00, tanto por morte acidental quanto por
invalidez permanente total ou parcial por acidente.
Os Guardas Municipais de Hortolândia trabalham devidamente uniformizados e armados.
Nos últimos 5 anos tivemos um sinistro por óbito.
O valor pago por vida segurada na ultima fatura foi de R$ 85,74.  

De: "licitacao" <licitacao@hortolandia.sp.gov.br>
Para: "FelizioMoura" <feliziomoura@hortolandia.sp.gov.br>, "AdrianaCarvalho"
<adrianacarvalho@hortolandia.sp.gov.br>
Cc: "July Ane Vilella" <julyvilella@hortolandia.sp.gov.br>
Enviadas: Terça-feira, 15 de abril de 2025 10:52:26
Assunto: Fwd: Solicitação de Esclarecimento - DISPENSA ELETRÔNICA Nº 51/2025

Bom dia,

Segue pedido de esclarecimento.

Atenciosamente,

PREFEITURA DE HORTOLÂNDIA
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS
FONE: (19) 3965-1400 - RAMAL: 6923
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De: "Filipe Perry Palmeira" <filipe.palmeira@mbmseguros.com.br>
Para: "Licitacao" <licitacao@hortolandia.sp.gov.br>
Enviadas: Terça-feira, 15 de abril de 2025 10:05:11
Assunto: Solicitação de Esclarecimento - DISPENSA ELETRÔNICA Nº 51/2025

Prezados,

Em atenção ao Pregão Eletrônico em referência, venho, respeitosamente, solicitar os seguintes
esclarecimentos para melhor análise e eventual participação no certame:

1. Quais são as coberturas exigidas para a contratação do seguro, bem como os respectivos valores de
cobertura por item?

2. Os profissionais de vigilância (guardas) atuam armados ou desarmados?

3. Qual foi a sinistralidade do grupo nos últimos cinco anos?

4. Qual foi o valor pago na última fatura por vida segurada?

Desde já agradeço a atenção e me coloco à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,

Logo

Filipe Perry Palmeira
ATUARIAL - GESTÃO DE APÓLICES

Telefone: 51 3216-2500
Ramal: 2636
E-mail:
filipe.palmeira@mbmseguros.com.br
Site: www.mbmseguros.com.br

     

--
AVISO: Este e-mail foi originado de fora da PREFEITURA. Não clique em links ou abra anexos, a menos que reconheça
o remetente filipe.palmeira@mbmseguros.com.br e saiba que o conteúdo é seguro.

--
AVISO: Este e-mail foi originado de fora da PREFEITURA. Não clique em links ou abra anexos, a menos que reconheça o
remetente filipe.palmeira@mbmseguros.com.br e saiba que o conteúdo é seguro.
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